Andra Tamsalu

From: Kaidi Eerik

Sent: kolmapaev, 10. aprill 2024 08:51

To: Andra Tamsalu

Cc: Maarika Tsdaro

Subject: RE: ISFB-43 I6pparuande finantskontrolli paring
Follow Up Flag: Follow up

Flag Status: Flagged

Tere

Hetkel on meil vaja saada selgust SMIT-le tegevuskuludeks(to6joukulud) antud vahendite osas. Eeldatavasti saab see
kiisimus peagi lahendatud ja saab tegevustega edasi liikuda.

Lugupidamisega

Kaidi Eerik

Projektijuht

Piirikontrolli- ja operatiivteabegrupp
Politsei- ja Piirivalveamet

Mob: 5887 9529

Email: kaidi.eerik@politsei.ee

From: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>
Sent: Monday, April 8, 2024 11:39 AM

To: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee>

Cc: Maarika Tsdaro <Maarika.Tsaaro@politsei.ee>

Subject: RE: ISFB-43 I6pparuande finantskontrolli paring

Tere

Palun saata pohivara raport, kui lllegaali SIS Recast 2.etapp on arvele voetud.
Palun infot, kaua vdib sellega aega minna.

Lugupidamisega

Andra Tamsalu
nounik

From: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee>

Sent: Monday, April 8, 2024 8:58 AM

To: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>
1




Cc: Maarika Tsaaro <Maarika.Tsaaro@politsei.ee>
Subject: RE: ISFB-43 I6pparuande finantskontrolli paring

Tere

Voetakse arvele. Politsei- ja Piirivalveamet votab arvele I0petamata vara (100000094979) - seisuga 07.03.2024
maksumusega 1 157 459,46€. See sisaldab ka lllegaali SIS Recast 2. etappi.

Lugupidamisega

Kaidi Eerik

Projektijuht

Piirikontrolli- ja operatiivteabegrupp
Politsei- ja Piirivalveamet

Mob: 5887 9529

Email: kaidi.eerik@politsei.ee

From: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>
Sent: Friday, April 5, 2024 4:47 PM

To: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee>

Subject: ISFB-43 |Gpparuande finantskontrolli paring

Meie: 14-8.7/1238-1 05.04.2024
Tere

Kas Illegaali SIS Recast 2.etapp voetakse raamatupidamises arvele voi jaidb see Iopetamata pShivaraks?
Lugupidamisega

Andra Tamsalu

nounik

Siseministeerium

andra.tamsalu@siseministeerium.ee
+372 5305 5827




